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De : Adriano Ribeiro Braganca <adriano.braganca@defensoria.rj.def.br>
Assunto : Fwd: Edital nº 0514341/2021 - PE 008/2021 - REFRIGERAÇÃO

Para : Luis Claudio Da Costa Bezerra <luis.bezerra@defensoria.rj.def.br>

Zimbra luis.bezerra@defensoria.rj.def.br

Fwd: Edital nº 0514341/2021 - PE 008/2021 - REFRIGERAÇÃO

ter, 06 de abr de 2021 13:43

De: "compras" <compras@informatel.net.br>
Para: "Adriano Ribeiro Braganca" <adriano.braganca@defensoria.rj.def.br>
Enviadas: Terça-feira, 23 de março de 2021 17:24:37
Assunto: Re: Edital nº 0514341/2021 - PE 008/2021 - REFRIGERAÇÃO

Boa tarde!
Informamos que daremos continuidade apenas no lote 01.

Estaremos entregando a documentação amanhã pela manhã.

Atenciosamente
Jorge Figueiredo

Em ter., 23 de mar. de 2021 às 16:20, Adriano Ribeiro Braganca <adriano.braganca@defensoria.rj.def.br> escreveu:
Prezado, informo que os valores unitários são os máximos admitidos. Peço confirmar se poderá prosseguir nessas condições. 
 
Att, 
 
Adriano Ribeiro Bragança
 
 

De: "Compras Informatel" <compras@informatel.net.br>
Para: "Luis Claudio Da Costa Bezerra" <luis.bezerra@defensoria.rj.def.br>
Enviadas: Terça-feira, 23 de março de 2021 13:41:45
Assunto: Re: Edital nº 0514341/2021 - PE 008/2021 - REFRIGERAÇÃO
 
Boa tarde Sr Luis Carlos!
Em atenção a informação do valor estimado para o lote II item 03, temos a informar que com esta redução drástica ficou completamente inviável a equalização da proposta final. Desta forma, o valor estimado de cada item está muito abaixo do nosso
preço de custo. Lembrando que nosso lance foi de R$ 288.999,90 e não houve informação no chat de valor estimado. Com os valores estimados informados chegaremos apenas na quantia de R$ 129.553,13, valor muito abaixo do nosso custo.
Solicitamos readequação dos valores para podermos seguir com nosso valor proposto de R$ 288.999,90.
 
Aguardamos seu retorno.
Jorge Figueiredo
Tel.: (21) 4101-0668
        (21) 97001.6889
 
 
Em ter., 23 de mar. de 2021 às 13:05, Luis Claudio Da Costa Bezerra <luis.bezerra@defensoria.rj.def.br> escreveu:

 Prezados (a) Senhores (a),
 
Informo que  o valor correto máximo estimado do item 3 lote II é R$ 11,4417 e não R$ 1.144,1733, devido a erro material. 
 
Att.
 
Luis Cláudio da Costa Bezerra
Pregoeiro
 

De: "comercial" <comercial@informatel.net.br>
Para: "nulic" <nulic@defensoria.rj.def.br>

mailto:adriano.braganca@defensoria.rj.def.br
mailto:compras@informatel.net.br
mailto:luis.bezerra@defensoria.rj.def.br
mailto:luis.bezerra@defensoria.rj.def.br
mailto:comercial@informatel.net.br
mailto:nulic@defensoria.rj.def.br


06/04/2021 Zimbra

https://webmail.defensoria.rj.def.br/h/printmessage?id=C:4681&tz=America/Sao_Paulo&xim=1 2/6

De : Adriano Ribeiro Braganca <adriano.braganca@defensoria.rj.def.br>
Assunto : Re: Edital nº 0514341/2021 - PE 008/2021 - REFRIGERAÇÃO

Para : compras@informatel.net.br, Luis Claudio Da Costa Bezerra <luis.bezerra@defensoria.rj.def.br>

Enviadas: Sexta-feira, 19 de março de 2021 14:34:48
Assunto: Edital nº 0514341/2021 - PE 008/2021 - REFRIGERAÇÃO
 
 
Sr Pregoeiro, boa tarde!
Referente ao pregão eletrônico em destaque, somos arrematantes dos lotes I e II respectivamente. 
Recebemos a informação via chat dos valores máximos estimados dos itens para elaboração da proposta de preços.
Com relação ao lote I, fizemos a equalização sem nenhum problema. 
Já com o lote II, dos 11 itens relacionados apenas o item 03 (Cabo PP) ficou com valor estimado acima do nosso custo. Os demais itens (01,02,04,05,06,07,08,09, 10 e 11), ficaram com o valor estimado muito abaixo do nosso custo.
Em resumo, se por acaso não houver requisição para aquisição do item 03, simplesmente iremos amargar grandes prejuízos.
Por este motivo estamos entrando em contato com V. Sa. para saber se teríamos alguma outra forma de adequação dos valores para finalizarmos a proposta.
Caso não seja possível, gostaríamos de solicitar o cancelamento do lance para o lote II, para evitarmos problemas futuros.
 
Agradecemos a atenção para o acima exposto e aguardamos vosso retorno.
Jorge Figueiredo
Tel. 97001-6889
Informatel Comercial
 
-- 

 
 
 
-- 
 

 

-- 

ter, 23 de mar de 2021 16:20

Prezado, informo que os valores unitários são os máximos admitidos. Peço confirmar se poderá prosseguir nessas condições. 

Att, 

Adriano Ribeiro Bragança

De: "Compras Informatel" <compras@informatel.net.br>
Para: "Luis Claudio Da Costa Bezerra" <luis.bezerra@defensoria.rj.def.br>
Enviadas: Terça-feira, 23 de março de 2021 13:41:45
Assunto: Re: Edital nº 0514341/2021 - PE 008/2021 - REFRIGERAÇÃO

Boa tarde Sr Luis Carlos!
Em atenção a informação do valor estimado para o lote II item 03, temos a informar que com esta redução drástica ficou completamente inviável a equalização da proposta final. Desta forma, o valor estimado de cada item está muito abaixo do nosso
preço de custo. Lembrando que nosso lance foi de R$ 288.999,90 e não houve informação no chat de valor estimado. Com os valores estimados informados chegaremos apenas na quantia de R$ 129.553,13, valor muito abaixo do nosso custo.
Solicitamos readequação dos valores para podermos seguir com nosso valor proposto de R$ 288.999,90.

Aguardamos seu retorno.
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De : Luis Claudio Da Costa Bezerra <luis.bezerra@defensoria.rj.def.br>
Assunto : Fwd: Edital nº 0514341/2021 - PE 008/2021 - REFRIGERAÇÃO

Para : Adriano Ribeiro Braganca <adriano.braganca@defensoria.rj.def.br>

Jorge Figueiredo
Tel.: (21) 4101-0668
        (21) 97001.6889

Em ter., 23 de mar. de 2021 às 13:05, Luis Claudio Da Costa Bezerra <luis.bezerra@defensoria.rj.def.br> escreveu:
 Prezados (a) Senhores (a),
 
Informo que  o valor correto máximo estimado do item 3 lote II é R$ 11,4417 e não R$ 1.144,1733, devido a erro material. 
 
Att.
 
Luis Cláudio da Costa Bezerra
Pregoeiro
 

De: "comercial" <comercial@informatel.net.br>
Para: "nulic" <nulic@defensoria.rj.def.br>
Enviadas: Sexta-feira, 19 de março de 2021 14:34:48
Assunto: Edital nº 0514341/2021 - PE 008/2021 - REFRIGERAÇÃO
 
 
Sr Pregoeiro, boa tarde!
Referente ao pregão eletrônico em destaque, somos arrematantes dos lotes I e II respectivamente. 
Recebemos a informação via chat dos valores máximos estimados dos itens para elaboração da proposta de preços.
Com relação ao lote I, fizemos a equalização sem nenhum problema. 
Já com o lote II, dos 11 itens relacionados apenas o item 03 (Cabo PP) ficou com valor estimado acima do nosso custo. Os demais itens (01,02,04,05,06,07,08,09, 10 e 11), ficaram com o valor estimado muito abaixo do nosso custo.
Em resumo, se por acaso não houver requisição para aquisição do item 03, simplesmente iremos amargar grandes prejuízos.
Por este motivo estamos entrando em contato com V. Sa. para saber se teríamos alguma outra forma de adequação dos valores para finalizarmos a proposta.
Caso não seja possível, gostaríamos de solicitar o cancelamento do lance para o lote II, para evitarmos problemas futuros.
 
Agradecemos a atenção para o acima exposto e aguardamos vosso retorno.
Jorge Figueiredo
Tel. 97001-6889
Informatel Comercial
 
-- 

 

-- 

ter, 23 de mar de 2021 14:11

De: "Compras Informatel" <compras@informatel.net.br>
Para: "Luis Claudio Da Costa Bezerra" <luis.bezerra@defensoria.rj.def.br>
Enviadas: Terça-feira, 23 de março de 2021 13:41:45
Assunto: Re: Edital nº 0514341/2021 - PE 008/2021 - REFRIGERAÇÃO

Boa tarde Sr Luis Carlos!
Em atenção a informação do valor estimado para o lote II item 03, temos a informar que com esta redução drástica ficou completamente inviável a equalização da proposta final. Desta forma, o valor estimado de cada item está muito abaixo do nosso
preço de custo. Lembrando que nosso lance foi de R$ 288.999,90 e não houve informação no chat de valor estimado. Com os valores estimados informados chegaremos apenas na quantia de R$ 129.553,13, valor muito abaixo do nosso custo.
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De : Compras Informatel <compras@informatel.net.br>
Assunto : Re: Edital nº 0514341/2021 - PE 008/2021 - REFRIGERAÇÃO

Para : Luis Claudio Da Costa Bezerra <luis.bezerra@defensoria.rj.def.br>

Solicitamos readequação dos valores para podermos seguir com nosso valor proposto de R$ 288.999,90.

Aguardamos seu retorno.
Jorge Figueiredo
Tel.: (21) 4101-0668
        (21) 97001.6889

Em ter., 23 de mar. de 2021 às 13:05, Luis Claudio Da Costa Bezerra <luis.bezerra@defensoria.rj.def.br> escreveu:
 Prezados (a) Senhores (a),
 
Informo que  o valor correto máximo estimado do item 3 lote II é R$ 11,4417 e não R$ 1.144,1733, devido a erro material. 
 
Att.
 
Luis Cláudio da Costa Bezerra
Pregoeiro
 

De: "comercial" <comercial@informatel.net.br>
Para: "nulic" <nulic@defensoria.rj.def.br>
Enviadas: Sexta-feira, 19 de março de 2021 14:34:48
Assunto: Edital nº 0514341/2021 - PE 008/2021 - REFRIGERAÇÃO
 
 
Sr Pregoeiro, boa tarde!
Referente ao pregão eletrônico em destaque, somos arrematantes dos lotes I e II respectivamente. 
Recebemos a informação via chat dos valores máximos estimados dos itens para elaboração da proposta de preços.
Com relação ao lote I, fizemos a equalização sem nenhum problema. 
Já com o lote II, dos 11 itens relacionados apenas o item 03 (Cabo PP) ficou com valor estimado acima do nosso custo. Os demais itens (01,02,04,05,06,07,08,09, 10 e 11), ficaram com o valor estimado muito abaixo do nosso custo.
Em resumo, se por acaso não houver requisição para aquisição do item 03, simplesmente iremos amargar grandes prejuízos.
Por este motivo estamos entrando em contato com V. Sa. para saber se teríamos alguma outra forma de adequação dos valores para finalizarmos a proposta.
Caso não seja possível, gostaríamos de solicitar o cancelamento do lance para o lote II, para evitarmos problemas futuros.
 
Agradecemos a atenção para o acima exposto e aguardamos vosso retorno.
Jorge Figueiredo
Tel. 97001-6889
Informatel Comercial
 
-- 

 

-- 

ter, 23 de mar de 2021 13:41

Boa tarde Sr Luis Carlos!
Em atenção a informação do valor estimado para o lote II item 03, temos a informar que com esta redução drástica ficou completamente inviável a equalização da proposta final. Desta forma, o valor estimado de cada item está muito abaixo do nosso
preço de custo. Lembrando que nosso lance foi de R$ 288.999,90 e não houve informação no chat de valor estimado. Com os valores estimados informados chegaremos apenas na quantia de R$ 129.553,13, valor muito abaixo do nosso custo.
Solicitamos readequação dos valores para podermos seguir com nosso valor proposto de R$ 288.999,90.

Aguardamos seu retorno.
Jorge Figueiredo
Tel.: (21) 4101-0668
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De : Luis Claudio Da Costa Bezerra <luis.bezerra@defensoria.rj.def.br>
Assunto : Re: Edital nº 0514341/2021 - PE 008/2021 - REFRIGERAÇÃO

Para : comercial <comercial@informatel.net.br>

        (21) 97001.6889

Em ter., 23 de mar. de 2021 às 13:05, Luis Claudio Da Costa Bezerra <luis.bezerra@defensoria.rj.def.br> escreveu:
 Prezados (a) Senhores (a),
 
Informo que  o valor correto máximo estimado do item 3 lote II é R$ 11,4417 e não R$ 1.144,1733, devido a erro material. 
 
Att.
 
Luis Cláudio da Costa Bezerra
Pregoeiro
 

De: "comercial" <comercial@informatel.net.br>
Para: "nulic" <nulic@defensoria.rj.def.br>
Enviadas: Sexta-feira, 19 de março de 2021 14:34:48
Assunto: Edital nº 0514341/2021 - PE 008/2021 - REFRIGERAÇÃO
 
 
Sr Pregoeiro, boa tarde!
Referente ao pregão eletrônico em destaque, somos arrematantes dos lotes I e II respectivamente. 
Recebemos a informação via chat dos valores máximos estimados dos itens para elaboração da proposta de preços.
Com relação ao lote I, fizemos a equalização sem nenhum problema. 
Já com o lote II, dos 11 itens relacionados apenas o item 03 (Cabo PP) ficou com valor estimado acima do nosso custo. Os demais itens (01,02,04,05,06,07,08,09, 10 e 11), ficaram com o valor estimado muito abaixo do nosso custo.
Em resumo, se por acaso não houver requisição para aquisição do item 03, simplesmente iremos amargar grandes prejuízos.
Por este motivo estamos entrando em contato com V. Sa. para saber se teríamos alguma outra forma de adequação dos valores para finalizarmos a proposta.
Caso não seja possível, gostaríamos de solicitar o cancelamento do lance para o lote II, para evitarmos problemas futuros.
 
Agradecemos a atenção para o acima exposto e aguardamos vosso retorno.
Jorge Figueiredo
Tel. 97001-6889
Informatel Comercial
 
-- 

 

-- 

ter, 23 de mar de 2021 13:05

 Prezados (a) Senhores (a),

Informo que  o valor correto máximo estimado do item 3 lote II é R$ 11,4417 e não R$ 1.144,1733, devido a erro material. 

Att.

Luis Cláudio da Costa Bezerra
Pregoeiro

De: "comercial" <comercial@informatel.net.br>
Para: "nulic" <nulic@defensoria.rj.def.br>
Enviadas: Sexta-feira, 19 de março de 2021 14:34:48
Assunto: Edital nº 0514341/2021 - PE 008/2021 - REFRIGERAÇÃO
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De : Comercial Informatel <comercial@informatel.net.br>
Assunto : Edital nº 0514341/2021 - PE 008/2021 - REFRIGERAÇÃO

Para : nulic@defensoria.rj.def.br

Sr Pregoeiro, boa tarde!
Referente ao pregão eletrônico em destaque, somos arrematantes dos lotes I e II respectivamente. 
Recebemos a informação via chat dos valores máximos estimados dos itens para elaboração da proposta de preços.
Com relação ao lote I, fizemos a equalização sem nenhum problema. 
Já com o lote II, dos 11 itens relacionados apenas o item 03 (Cabo PP) ficou com valor estimado acima do nosso custo. Os demais itens (01,02,04,05,06,07,08,09, 10 e 11), ficaram com o valor estimado muito abaixo do nosso custo.
Em resumo, se por acaso não houver requisição para aquisição do item 03, simplesmente iremos amargar grandes prejuízos.
Por este motivo estamos entrando em contato com V. Sa. para saber se teríamos alguma outra forma de adequação dos valores para finalizarmos a proposta.
Caso não seja possível, gostaríamos de solicitar o cancelamento do lance para o lote II, para evitarmos problemas futuros.

Agradecemos a atenção para o acima exposto e aguardamos vosso retorno.
Jorge Figueiredo
Tel. 97001-6889
Informatel Comercial

-- 

sex, 19 de mar de 2021 14:34

Sr Pregoeiro, boa tarde!
Referente ao pregão eletrônico em destaque, somos arrematantes dos lotes I e II respectivamente. 
Recebemos a informação via chat dos valores máximos estimados dos itens para elaboração da proposta de preços.
Com relação ao lote I, fizemos a equalização sem nenhum problema. 
Já com o lote II, dos 11 itens relacionados apenas o item 03 (Cabo PP) ficou com valor estimado acima do nosso custo. Os demais itens (01,02,04,05,06,07,08,09, 10 e 11), ficaram com o valor estimado muito abaixo do nosso custo.
Em resumo, se por acaso não houver requisição para aquisição do item 03, simplesmente iremos amargar grandes prejuízos.
Por este motivo estamos entrando em contato com V. Sa. para saber se teríamos alguma outra forma de adequação dos valores para finalizarmos a proposta.
Caso não seja possível, gostaríamos de solicitar o cancelamento do lance para o lote II, para evitarmos problemas futuros.

Agradecemos a atenção para o acima exposto e aguardamos vosso retorno.
Jorge Figueiredo
Tel. 97001-6889
Informatel Comercial

-- 


